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UN Development Programme
El Salvador - San Salvador

Project: 00068118 Budget (USS) as of Last Revision on 15-December-2015
Project Title: Fortalecimiento del Programa Nacional Donor Fund Amount
de Tuberculosis
- -Fi ing 2

Start Year: 2012 UNDP 11888 Country Co-Financing CS 2.000.00

End Year: 2016 GOES 30071 Programme cost sharing - GOV'1 239.307.39
Total Budget ( 2016 and Bevond ) 261.307.39

/-"\lh
(\/{mplem enting Partner: GOBIERNO DE FL SALVADOR Total Utilization ( 2015 and Prior) 1.573.860.03

Project Total 1.885.901.85
Unprogrammed/Unfunded 30.734.23 |

Responsible Parties: SLV-Ministerio de Salud ES

Revision Type: General Revision 6

Project Description:

Se establece la presente revision para el provecto 00083306 a fin de provectar los gastos para el 2016, por un monto total de $261.307.59

I—

El monto sin programar se refiere al saldo a devolver al donante.

\greed by:

Agreed by: Stefano Pettinato

Agreed by: RR a.i

Agreed by:
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Proyecto: 83506
Procesos para PO con presupuesto 2016

Concepto Cuenta Monto
Equipo de 72400 $22,943.04
computo
Bienes 72500 $22,230.00
Equipos 72200 $2,676.52
Producto de salud 72300 $103,769.78
Servicio 72100 $2,250.00
ISS 73500 $3,000.00
Auditoria 74100 $2,000.00
Transporte - envio 74700 $89,995.03
GMS 75100 $12,443.22
$261,307.59







Juan Escoto

e ——————— s ————re———

De: Jose David Perez

Enviado el: jueves, 17 de diciembre de 2015 10:51 a.m.

Para: Juan Escoto

Asunto: RV: Reenv: Ordenes de compra y pagos de MINSAL
FYi. Slds.

José David Pérez Avilés

Gerente Centro de Servicios
email: jose.david.perez@undp.org
Telefono: (503) 2209-3516

O

De: Jose David Perez

Enviado: jueves, 26 de noviembre de 2015 09:26 a.m.

Para: Maria Beatriz Cuenca; Misalia Quinonez; Amada Carolina Herrador
Asunto: RV: Reenv: Ordenes de compra y pagos de MINSAL

Estimadas:

Fondo Global ha dado su vo. bo. para poner ordenes de compra en 2016 para los proyecto TB y VIH, atin
cuando el proyecto finaliza en dic 2015. Adjunto correo sobre aprobacién y las indicaciones que nos han
brindado para documentar la PO. Favor leerlo y charlamos sobre como quedara documentado.

SLds.

osé David Pérez Avilés
derente Centro de Servicios
email: jose.david.perez@undp.org
Telefono: (503) 2209-3516

De: Claudia Argueta

Enviado: jueves, 26 de noviembre de 2015 07:46 a.m.
Para: Jose David Perez

Asunto: Reenv: Ordenes de compra y pagos de MINSAL

Enviado desde mi dispositivo Samsung



-------- Mensaje original --------

De: Giulia Perrone <Giulia.Perrone@theglobalfund.org>

Fecha: 26/11/2015 1:59 AM (GMT-06:00)

A: Claudia Argueta <claudia.argueta@undp.org>

CC: Gloria Pesarin <Gloria.Pesarin@theglobalfund.org>, Mercedes Garcia
<Mercedes.Garcia@theglobalfund.org>, SLV_Team@grupojacobs.com, Guadalupe Flores
<gflores@salud.gob.sv>, Maria Isabel Mendoza <mimcorleto@salud.gob.sv>

Asunto: RE: Ordenes de compra y pagos de MINSAL

Estimada Claudia,

Como comentado, hemos consultado con finanzas v dicen que no hay problema a proceder como sugieren.

Por favor, asegurense que aunque dentro de sus sistemas las PO correspondan a presupuesto 2016, quede bien
documentados a fines de reportes al FM que estas son PO correspondientes y firmadas en 2015.

Muchas gracias

Giulia @

From: Claudia Argueta [mailto:claudia.argueta@undp.org]
Sent: Wednesday, 25 November 2015 5:08 PM

To: Giulia Perrone

Cc: Gloria Pesarin

Subject: Ordenes de compra y pagos de MINSAL

Buenos dias Giulia,

Estamos haciendo todo lo posible para dejar contratados los procesos en marcha de los proyectos de VIH y MINSAL. En
verdad los equipos técnicos estan apoyando para tener drdenes de compra o contratos firmados (como corresponda) al
cierre del afio, es en esta etapa en la que estamos tanto nosotros corriendo con el Centro de Servicios para tener listos
los procesos, asi como hemos pedido a MINSAL respuestas agiles durante todo este periodo que es critico.

Les comento que el dia lunes se nos compartio por parte del area financiera el calendario de pagos e indicaciones
generales para el cierre del afio, y tenemos la indicacion de que toda orden de compra que se realice bajo presupuesto
2015 quede cancelada con dicho presupuesto. Literalmente para el caso de los pagos de PO’s o contratos se ha indicado
de la sede: “Favor notar que no habra oportunidad de crear pagos con fecha 2015 en los primeros dias de enero 2016
(AP Module is closed for all 2015 regular vouchers/payment on 1/1/2016, only AP JV is allowed) Es de suma importancia su atencion
en este punto”, lo que nos obliga a habilitar presupuesto en el 2016 para poner las PO’s o contratos bajo este
presupuesto y poder pagarlas cuando recibamos los bienes o servicios. ¢ Habria alglin problema para ustedes? Porque
aunque cerremos proceso este afo y las PO’s y contratos sean adjudicadas al cierre del afo 2015, tenemos que
colocarlas bajo un compromiso presupuestario 2016.

Por favor, agradeceriamos me hagas llegar tus comentarios

Saludos,

Claudia
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Salvador, C.A., Tel: (503) 22630066 Fax: (503) 2209-3588, registry.sv@undp.org






